CERTIFICADO N°203/202

La Directora (S) de la Direccion de Medioambiente, Aseo,
Ornato y Areas Verdes, Sra. Barbara Belén Ponce Gutierrez, ante peticion del
sefior Eduardo Nufiez Herrera de cursar pago de servicios prestédos certifica:

1. Por Decreto Registrado N° 1099 de fecha 14 de marzo 2024, el cual indica
Contrato a Honorario asimilado a grado 11, desde el 1 de Marzo del 2024
hasta el 31 de Mayo del 2024, se le encargé al Sr. Eduardo Rémulo Nufez
Herrera, cumplir las funciones descritas en el parrafo primero del citado
documento, con un honorario mensual de $1.204.615.- valor Unico y total
impuestos incluidos.

2. Para efectos de pago presenta informe de gestién correspondiente al
periodo del mes de mayo 2024.

3. Dado que la prestacién de servicios se ha recibido en conformidad, segun
informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelacién de los honorarios
correspondientes, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el

decreto correspondiente.

BARBARA BELEN PONCE GMJIERREZ
DIRECTORA (S) DIMAC

Co 'c'm, 7 de mayo 2024
BRG/enh
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INFORME MAYO 2024

Labores desarrolladas por Eduardo Nufiez Herrera, en tareas encomendadas de
acuerdo con sus funciones, de los siguientes trabajos:

INFORME DE GESTION PROFESIONAL, SE REALIZO LO SIGUIENTE:

Semana del 1 al 3 de mayo:

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el servicio de
REDDES, para nueva licitacion.

Recordatorio a oficina de SECPLAC por cambio en presupuesto para el
servicio de estafetas en la nueva licitacion.

Dar respuesta a solicitud de parte de eventos para actividad del dia sabado
4 de mayo en plaza Patricio Lynch.

Se revisa estados de pagos de alumbrado publico

Se certifica a PGE.

Se da respuesta a reclamo ingresado por vecino, por situaciéon en proyecto
en playa amarilla.

Semana del 6 al 10 de mayo:

Dar respuesta a correo de la empresa del servicio de estafetas Consultores
REDDES Limitada, por horas extras de unos de sus trabajadores.

Descarga de documentos de vehiculos para confeccionar carpetas de
servicio de mantencion y reparacion de vehiculos livianos, pesados y
maquinarias.

Seguimiento a pago de Luis Estay alumbrado publico.

Trabajo de planilla de remuneracién para la licitacion del servicio de
estafetas para la empresa REDDES, para el siguiente periodo.

Semana del 13 al 17 de mayo:

Se envia a contabilidad informacién sobre estados de pagos de
presupuesto de mantencion y reparacion de vehiculos livianos, pesados y
magquinaria.

Seguimiento a solicitud de pedido por ploteo de vehiculos municipales
(Gestion de Riesgos y Desastre, y Seguridad Publica).

Certificacion de Estados de pagos de licitaciones, para el periodo del mes
de abril 2024.

Solicitud de cotizaciones, para la adquisiciéon de 2 buses para capacidad de
32 pasajeros.

Se prepara oficio a Directora de SECPLAC, por proceso licitatorio del
servicio de estafetas.

Semana del 20 al 24 de mayo:

Seguimiento y supervision a estafeta de reemplazo por licencia médica en
oficinas municipales.

Se oficia respuesta a Director (S) de transito y Transporte Publico, por
instalacién de paradero segun Ord.N°60 de oficina de Transito, e ingreso
Oficina de Partes N°704, para asi dar respuesta a Ing.N°1159 de Oficina de
Partes..

Se confecciona informe mensual.
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Semana del 27 al 31 de mayo:

- Se hace seguimiento a Decreto de Pago 2219, que fue enviado a Tesoreria
el dia 16 de mayo, que fue entregado personalmente.

Visita inspectiva del servicio de estafetas en las distintas direcciones para
revisar asistencia.

EDUARDO NUN
APOYO Y SUPERVISI

Concén, mayo del 2024.



VERIFICADORES TRABAJOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2024



24/5/24, 13:49 Correo: enunez - Outlook

RV: Basura playa Lilenes

*  bponce <bponce@concon.cl>
Jue 02/05/2024 13:51
Para:enunez <enunez@concon.cl>

Eduardo por favor puede generar la respuesta a través de oficio

De: Jose Corre <jcorrea@concon.cl>
Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 13:33
Para: bponce <bponce@concon.cl>
Asunto: RV: Basura playa Lilenes

Trabajo hecho, basura retirada, se adjuntan fotos:

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/ AAQKAGM2MTJhYmQSLTQ3NmMEINGMyOS1hMGUzLTE3Y2JhOGU1YmQxZgAQAEYcS%2F0cQBxliArUL...  1/4



24/5/24, 13:49 Correo: enunez - Outlook

Para generar respuesta.
Saludos
JCO.

De: oficinadepartes <oficinadepartes@concon.cl>
Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 11:00

Para: alcaldia <alcaldia@concon.cl>; operaciones <operaciones@concon.cl>; Jose Corre <jcorrea@concon.cl>
Asunto: RE: Basura playa Lilenes

ING N°1774

De: alcaldia <alcaldia@concon.cl>

Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 10:44

Para: oficinadepartes <oficinadepartes@concon.cl>
Asunto: RV: Basura playa Lilenes

Ana de Jesiis Basaez Herrera
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De: Nancy Martinez <nmartinezx@gmail.com>
Enviado: jueves, 2 de mayo de 2024 10:39
Para: alcaldia <alcaldia@concon.cl>

Asunto: Basura playa Lilenes

Estimado sefior Alcalde

La playa Lilenes esta llena de basura. El martes avisamos a través de Sernapesca que habia un lobo
muerto y vinieron a sacar el lobo... y es imposible que no vieran la basura.

Nosotros limpiamos la playa diariamente la playa pero es responsabilidad de la municipalidad.
Adjunto foto

Atte.

Nancy Martinez

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGM2ZMTJhY mQSLTQ3NmMEINGMyOS1hMGUzLTE3Y2JhOGU1YmQxZgAQAEY cS%2F0cQbxliArUl...  2/4



24/5/24, 13:49 Correo: enunez - Outlook
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24/5/24, 13:49 Correo: enunez - Outlook

Galaxy 520 FE
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